
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL Pregão
<cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento 1 - Casimiro de Abreu / RJ - Pregão Eletrônico 26/2023
- Seguro Frota
4 mensagens

Rodrigo Rondon <rodrigo@mvxseguros.com.br> 6 de novembro de 2023 às 16:24
Para: Licitação PMCA <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>, Licitação Licitação <licitacao@mvxseguros.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  MUNICÍPIO DE CASIMITO DE ABREU / RJ

PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2023 
  16/11/2022 - 14:30

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS

 

A empresa  MVX3 Negócios Públicos e Corretora de Seguros, CNPJ: 26.672.610/0001-25,  com o intuito na
participação do referido certame, solicitamos gentilmente que sejam esclarecidos os pontos a seguir especificados,
pois são pré-requisitos indispensáveis para participação.

01 - Os veículos possuem contrato de manutenção ?
02 - Os veículos rodam nos estados de MG e SP ?
03 - Os motoristas são terceirizados ou concursados ?
04 - Os motoristas possuem curso de direção defensiva ?
05 - Há seguro atualmente ? Se sim, qual a Seguradora ?
06 - Houve sinistro nos últimos 12 meses ? Se sim, qual a quantidade, quais as coberturas afetadas e qual o valor
indenizado ?
07 - Quais as principais cidades de circulação?
08 - Existe controle de entrada e saída dos veículos da Prefeitura?

Aguardamos respostas e antecipadamente agradecemos.

Cordialmente.

Licitação PMCA <cplcasimirodeabreurj@gmail.com> 6 de novembro de 2023 às 16:36
Para: fundo fundo <sms.fundo2017@gmail.com>
Cc: Rodrigo Rondon <rodrigo@mvxseguros.com.br>

Encaminho pedido de esclarecimento. Solicito que seja respondido à empresa, com cópia para a Licitação.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

jenifer guimaraes <jenifertransportepmca@gmail.com> 8 de novembro de 2023 às 13:18
Para: rodrigo@mvxseguros.com.br



Cc: cplcasimirodeabreurj@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
From: jenifer guimaraes <jenifertransportepmca@gmail.com>
Date: Wed, Nov 8, 2023 at 1:17 PM
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento 1 - Casimiro de Abreu / RJ - Pregão Eletrônico 26/2023 - Seguro Frota
To: fundo fundo <sms.fundo2017@gmail.com>

Olá, boa tarde. 
Respondendo aos questionamentos:

01- Sim, os veículos possuem contrato de manutenção.
02- Só temos uma paciente que vai a Minas Gerais por volta de 3 vezes ao mês. 
03- Contratados.
04- Em sua totalidade não.
05- Não
06-Não
07- O município de Casimiro de Abreu e Região. Alguns circulam pela região metropolitana do Rio de Janeiro.
08- Em sua maioria sim.

At.te 
Jenifer Guimarães.

On Tue, Nov 7, 2023 at 11:30 AM fundo fundo <sms.fundo2017@gmail.com> wrote:
Boa tarde.

Favor responder a solicitação de esclarecimento do fornecedor, com URGÊNCIA, enviando cópia para o e-mail da
EMPRESA, CPL e FMS.
 
Obs: Favor acusar o recebimento!

Grata.
Celena J. Rosa

---------- Forwarded message ---------
De: fundo fundo <sms.fundo2017@gmail.com>
Date: seg., 6 de nov. de 2023 às 16:52
Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento 1 - Casimiro de Abreu / RJ - Pregão Eletrônico 26/2023 - Seguro Frota
To: Transporte Secretaria de Saúde <transporte.saude2021@gmail.com>

Boa tarde.

Favor responder a solicitação de esclarecimento do fornecedor, com URGÊNCIA, enviando cópia para o e-mail da
EMPRESA, CPL e FMS.
 
Obs: Favor acusar o recebimento!

Grata.
Celena J. Rosa
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 08.772.020/0001-92
Tel.: (22)2778-4130
End: Rua Franklin José dos Santos, nº271, Centro - Casimiro de Abreu/ RJ -CEP: 28.860-000

mailto:jenifertransportepmca@gmail.com
mailto:jenifertransportepmca@gmail.com
mailto:sms.fundo2017@gmail.com
mailto:sms.fundo2017@gmail.com
mailto:sms.fundo2017@gmail.com
mailto:transporte.saude2021@gmail.com
mailto:transporte.saude2021@gmail.com


--
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ: 08.772.020/0001-92
Tel.: (22)2778-4130
End: Rua Franklin José dos Santos, nº271, Centro - Casimiro de Abreu/ RJ -CEP: 28.860-000

Rodrigo Rondon <rodrigo@mvxseguros.com.br> 8 de novembro de 2023 às 13:30
Para: jenifer guimaraes <jenifertransportepmca@gmail.com>, Licitação Licitação <licitacao@mvxseguros.com.br>
Cc: cplcasimirodeabreurj@gmail.com

Grato pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]


